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Sultrade - Marcone Pacheco

De: Douglas Abreu <ticp.reservas01@goldentulip.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 17 de março de 2023 17:45
Para: Sultrade - Marcone Pacheco
Cc: accounts@sultradeagency.com
Assunto: RES: TARIFÁRIO ATUALIZADO 2023 - HOTEL TULIP INN

Olá, 
 
Boa tarde, Marcone! Tudo bem? 
 
Para solicitações relacionadas às tarifas e reservas, encaminhar somente para o e-mail de reservas 
(ticgo.reservas@goldentulip.com.br) e em cópia somente a recepção (ticp.recepcao01@goldentulip.com.br). 
 
Tarifa 2023: 
 
R$ 240,00 + 5% ISS – SINGLE 
R$ 270,00 + 5% ISS – DOUBLE 
R$ 310,00 + 5% ISS – TRIPLE  
 
Qualquer dúvida estou à disposição. 

 
Atenciosamente, 
  

 

  
Douglas Abreu 
Reservas e Eventos 

 

ticgo.reservas@goldentulip.com.br 

Phone: +55 (22) 2748-7500  

 

 
 
 
 
 

De: Sultrade - Marcone Pacheco [mailto:marcone.pacheco@sultradeagency.com]  
Enviada em: sexta-feira, 17 de março de 2023 17:27 
Para: Robson Marcelino <robson.marcelino@goldentulip.com.br>; Reservas Ti Campos 
<reservas.ticampos@goldentulip.com.br>; Reservas TI Campos dos Goytacazes 
<ticgo.reservas@goldentulip.com.br>; Andryely Ribeiro Gomes Deris <andryely.deris@goldentulip.com.br>; 
recepcao.ticm <recepcao.ticm@goldentulip.com.br>; Rosiane Araujo de Oliveira 
<rosiane.oliveira@goldentulip.com.br>; Italo Pessanha Azevedo Junior <italo.azevedo@goldentulip.com.br>; 
Jeferson Freitas de Oliveira <jeferson.freitas@goldentulip.com.br> 
Cc: accounts@sultradeagency.com 
Assunto: TARIFÁRIO ATUALIZADO 2023 - HOTEL TULIP INN 

 
Prezados, 
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Boa tarde! 

 

Gentileza encaminhar tarifário 2023 – CNPJ 10.432.546/0001-75 

 

Qualquer dúvida permaneço à disposição.  

 

Saudações, 

 

Marcone Pacheco 

Accounts Coordinator 

Sultrade Shipping Agency 

Phone: +55 53 3235 3500 

Skype: marcone.pacheco_2 

accounts@sultradeagency.com 

www.sultradeagency.com 

 
 

De: Robson Marcelino [mailto:robson.marcelino@goldentulip.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 13:23 
Para: Sultrade - Operations Dept.; Reservas Ti Campos; Reservas TI Campos dos Goytacazes; Andryely Ribeiro Gomes 
Deris; recepcao.ticm; Rosiane Araujo de Oliveira; Italo Pessanha Azevedo Junior; Jeferson Freitas de Oliveira 
Cc: 'financeiro sul trade' 
Assunto: RE: ST4309 - MV MARILOULA - RESERVA HOTEL TULIP INN 
 
Prezado, 
 

Sua reserva no Hotel Tulip Inn Campos dos Goytacazes está confirmada.   
  
Confira no anexo o voucher e, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco respondendo este e-mail 
ou pelo telefone (22) 2748-7500.   
  
Aproveitamos para enviar o link de acesso à localização do hotel: TULIP INN CAMPOS  
  
Observação: Informamos que nosso serviço de frigobar é terceirizado em nome da empresa:  
Anserve com. Bebidas e alimentos LTDA. (CNPJ: 05.046.455/0002-42).  
Portanto, todas as notas fiscais referentes a consumo de frigobar sairão com os dados acima.  
  
Estamos à disposição.  
  
Atenciosamente,  
  
Drielle Cintra  
Supervisora de Hospedagem  
Reservas, Eventos e Governança  
 
 

De: Sultrade - Operations Dept. <operations@sultrade-ag.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 09:03 
Para: Reservas Ti Campos <reservas.ticampos@goldentulip.com.br>; Reservas TI Campos dos Goytacazes 
<ticgo.reservas@goldentulip.com.br>; Andryely Ribeiro Gomes Deris <andryely.deris@goldentulip.com.br>; 
recepcao.ticm <recepcao.ticm@goldentulip.com.br>; Rosiane Araujo de Oliveira 
<rosiane.oliveira@goldentulip.com.br>; Italo Pessanha Azevedo Junior <italo.azevedo@goldentulip.com.br>; 
Jeferson Freitas de Oliveira <jeferson.freitas@bhgnet.onmicrosoft.com> 
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Cc: 'financeiro sul trade' <financeiro@sultrade-ag.com.br>; operations@sultrade-ag.com.br <operations@sultrade-
ag.com.br> 
Assunto: ST4309 - MV MARILOULA - RESERVA HOTEL TULIP INN  
  
Prezados, bom dia! 
  
Favor notar abaixo dados para reserva de 01 tripulante do navio em questão. 
  
Período : 20/01/2020 1400HRS 
          21/01/2020 1200HRS (A CONFIRMAR) 
  
SINGLE: 
  
MR. KURDIN PETRO (4th Engineer) 
  
  
Destacamos apenas algumas instruções: 
- Autorizamos faturamento de diárias. 
- Autorizamos faturamento de refeições. 
- Não autorizamos despesas com bebidas alcóolicas. 
- Não autorizamos despesas com ligações internacionais. 
- TODAS as faturas devem ser assinadas pelos hóspedes no CHECK OUT. 
  
FATURAMENTO: 
Razão Social: Sul Trade Agenciamentos Maritimos LTDA ME 
CNPJ: 10.432.546/0001-75 
  
Sds, 

 
  Rodrigo Rodrigues 
  Operations Dept. 
  Phone: +55 53 3235 3500 
  Mobile: +55 53 999.576.970 
  E-mail: operations@sultrade-ag.com.br 
  Visit us: www.sultrade-ag.com.br 


