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Sultrade - Operations Dept.

De: Medinship - Marcelle <sales@medinship.com>
Enviado em: quarta-feira, 2 de agosto de 2023 08:17
Para: 'Sultrade - Operations Dept. '
Cc: sales@medinship.com
Assunto: RES: 22696 - ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS APROVADA

Bom dia!  
 
Segue abaixo:  
 
Dados para pagamento:  
 
PIX:  
CNPJ: 23.258.961/0001-04 
 
Deposito Bancário: 
BANCO: Banco Santander (Brasil) S.A. 
PARA CRÉDITO DE: Medinship Comercio LTDA - EPP 
CNPJ: 23.258.961/0001-04 
AGÊNCIA: 0002 
CONTA: 130066974 
 
Assim que finalizada a transação, por gentileza, não deixe de nos enviar o comprovante para devida baixa do nosso 
financeiro.  
 
Muito obrigada!  
 

Thanks, and Best Regards. 

Mrs. Marcelle Lima 
Sales Supervisor| MedinShip  

Phone: +55 (13) 3019-1999 | Mobile (Comercial): +55 (13) 99646-4413 
Skype: marcelle.lima.o 
www.medinship.com 
 

 



2

 

 Please consider the environment before prinƟng this e-mail 

Mensagem designada apenas ao desƟnatário. Todo conteúdo – incluindo os anexos - desta mensagem de e-mail são inteiramente confidencias. As informações 
conƟdas são designadas somente para o desƟnatário e a outros autorizados a recebê-lo.  

Message assigned to the recipient only. All content - including aƩachments - of this email message are enƟrely confidenƟal. The informaƟon contained herein is 
intended only for the recipient and others authorized to receive it. 

 

De: Sultrade - Operations Dept. <operations@sultradeagency.com>  
Enviada em: terça-feira, 1 de agosto de 2023 20:00 
Para: 'Medinship - Marcelle' <sales@medinship.com> 
Cc: operations@sultradeagency.com 
Assunto: RES: 22696 - ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS APROVADA 
 
Boa noite Marcelle. 
 
Mensagem notada. 
 
Favor reverter com detalhes (conta) para pagamento. 
 
Sds 

 

Anaue Rodrigues (Mr) 
Operations Department 

Sultrade Shipping Agency 
Phone: +55 13 3877.1261 
Mobile: +55 51 991.736.728 
operations@sultradeagency.com 
www.sultradeagency.com 

 
 
 
 

De: Medinship - Marcelle <sales@medinship.com>  
Enviada em: terça-feira, 1 de agosto de 2023 18:37 
Para: 'Sultrade - Operations Dept. ' <operations@sultradeagency.com> 
Cc: sales@medinship.com 
Assunto: RES: 22696 - ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS APROVADA 
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Prezado, boa tarde!  
 
Segue em anexo NF para programar o pagamento.  
 
Muito obrigada!  

Thanks, and Best Regards. 

Mrs. Marcelle Lima 
Sales Supervisor| MedinShip  

Phone: +55 (13) 3019-1999 | Mobile (Comercial): +55 (13) 99646-4413 
Skype: marcelle.lima.o 
www.medinship.com 
 

 

 

 Please consider the environment before prinƟng this e-mail 

Mensagem designada apenas ao desƟnatário. Todo conteúdo – incluindo os anexos - desta mensagem de e-mail são inteiramente confidencias. As informações 
conƟdas são designadas somente para o desƟnatário e a outros autorizados a recebê-lo.  

Message assigned to the recipient only. All content - including aƩachments - of this email message are enƟrely confidenƟal. The informaƟon contained herein is 
intended only for the recipient and others authorized to receive it. 

 

De: Medinship - Marcelle <sales@medinship.com>  
Enviada em: terça-feira, 1 de agosto de 2023 15:01 
Para: 'Sultrade - Operations Dept. ' <operations@sultradeagency.com> 
Cc: 'sales@medinship.com' <sales@medinship.com> 
Assunto: RES: 22696 - ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS APROVADA 
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Olá Anauê, 
Boa tarde!  
 
 
Hoje até o final do dia te mando a NF para que você possa transmitir ao seu financeiro, ok?  
 
 
Muito obrigada!  

Thanks, and Best Regards. 

Mrs. Marcelle Lima 
Sales Supervisor| MedinShip  

Phone: +55 (13) 3019-1999 | Mobile (Comercial): +55 (13) 99646-4413 
Skype: marcelle.lima.o 
www.medinship.com 
 

 

 

 Please consider the environment before prinƟng this e-mail 

Mensagem designada apenas ao desƟnatário. Todo conteúdo – incluindo os anexos - desta mensagem de e-mail são inteiramente confidencias. As informações 
conƟdas são designadas somente para o desƟnatário e a outros autorizados a recebê-lo.  

Message assigned to the recipient only. All content - including aƩachments - of this email message are enƟrely confidenƟal. The informaƟon contained herein is 
intended only for the recipient and others authorized to receive it. 

 

De: Sultrade - Operations Dept. <operations@sultradeagency.com>  
Enviada em: terça-feira, 1 de agosto de 2023 14:31 
Para: 'Medinship - Danilo ' <sales@medinship.com> 
Cc: operations@sultradeagency.com 
Assunto: RES: 22696 - ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS APROVADA 



5

 
Boa tarde Danilo, 
 
Atracação do navio antecipou para 03/08. 
 
Ainda estamos aguardando posição para pagamento, estou preocupado com este 
atendimento. Até o momento não recebemos vossa cobrança e preciso programar o 
pagamento com o nosso financeiro com 48h de antecedência. 
 
Aguardo teu retorno o mais breve possível, não podemos falhar nesta entrega. 
 
 
Best regards 

 

Anaue Rodrigues (Mr) 
Operations Department 

Sultrade Shipping Agency 
Phone: +55 13 3877.1261 
Mobile: +55 51 991.736.728 
operations@sultradeagency.com 
www.sultradeagency.com 

 
 
 
 

De: Medinship - Danilo <sales@medinship.com>  
Enviada em: segunda-feira, 31 de julho de 2023 09:30 
Para: 'Sultrade - Operations Dept. ' <operations@sultradeagency.com> 
Assunto: RES: 22696 - ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS APROVADA 
 
Bom dia Anaue, 
Tudo bem? 
 
Estamos aguardando a finalização do pedido, alguns itens estão chegando de nossos fornecedores para ir o mais 
completo possível, 
para ai sim te passar o valor certinho da nota. 
 
Reverteremos assim que estiver finalizado. 
 
 
Em caso de dúvidas, estamos à disposição. 

 

Best Regards, 

Danilo Reis 
Sales | MedinShip 

Phone: +55 (13) 3019-1999 | Mobile Sales: +55 (13) 99646-4413 
Skype: Danilo.Reis 
www.medinship.com 
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 Please consider the environment before printing this e-mail 

Mensagem designada apenas ao destinatário. Todo conteúdo – incluindo os anexos - desta mensagem de e-mail são inteiramente confidencias. As informações 
contidas são designadas somente para o destinatário e a outros autorizados a recebê-lo.  

Message assigned to the recipient only. All content - including attachments - of this email message are entirely confidential. The information contained herein is 
intended only for the recipient and others authorized to receive it. 

 

De: Sultrade - Operations Dept. <operations@sultradeagency.com>  
Enviada em: segunda-feira, 31 de julho de 2023 08:59 
Para: 'Medinship - Danilo ' <sales@medinship.com> 
Cc: operations@sultradeagency.com 
Assunto: RES: 22696 - ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS APROVADA 
 
Bom dia Danilo, 
 
Ainda não recebemos os dados para pagamento, favor reverter o mais breve possível para 
evitarmos atrasos na entrega. 
 
Sds, 

 

Anaue Rodrigues (Mr) 
Operations Department 

Sultrade Shipping Agency 
Phone: +55 13 3877.1261 
Mobile: +55 51 991.736.728 
operations@sultradeagency.com 
www.sultradeagency.com 
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De: Medinship - Danilo <sales@medinship.com>  
Enviada em: sexta-feira, 28 de julho de 2023 11:50 
Para: 'Sultrade - Operations Dept. ' <operations@sultradeagency.com> 
Assunto: RES: 22696 - ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS APROVADA 
 
Prezado Anaue, 
Bom dia! 
 
Bem recebido, prosseguiremos de acordo. 
 

 

Best Regards, 

Danilo Reis 
Sales | MedinShip 

Phone: +55 (13) 3019-1999 | Mobile Sales: +55 (13) 99646-4413 
Skype: Danilo.Reis 
www.medinship.com 

 

 

 

 Please consider the environment before printing this e-mail 

Mensagem designada apenas ao destinatário. Todo conteúdo – incluindo os anexos - desta mensagem de e-mail são inteiramente confidencias. As informações 
contidas são designadas somente para o destinatário e a outros autorizados a recebê-lo.  

Message assigned to the recipient only. All content - including attachments - of this email message are entirely confidential. The information contained herein is 
intended only for the recipient and others authorized to receive it. 



8

 

De: Sultrade - Operations Dept. <operations@sultradeagency.com>  
Enviada em: sexta-feira, 28 de julho de 2023 11:19 
Para: 'Medinship - Danilo ' <sales@medinship.com> 
Cc: operations@sultradeagency.com 
Assunto: RES: 22696 - ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS APROVADA 
 
Prezado Danilo, bom dia! 
 
Considerando que a cotação foi aprovada favor reverter com dados para pagamento via 
Sultrade. 
 
 
Obrigado! 
 
 
 
Best regards 

 

Anaue Rodrigues (Mr) 
Operations Department 

Sultrade Shipping Agency 
Phone: +55 13 3877.1261 
Mobile: +55 51 991.736.728 
operations@sultradeagency.com 
www.sultradeagency.com 

 
 
 
 

De: Medinship - Danilo <sales@medinship.com>  
Enviada em: sexta-feira, 21 de julho de 2023 12:04 
Para: 'Sultrade - Operations Dept. ' <operations@sultradeagency.com> 
Cc: sales@medinship.com 
Assunto: 22696 - ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 
Prezado Anaue, 
Bom dia! 
 
Segue em anexo cotação solicitada. 
N° 22696. 
 
Ressaltamos que para a emissão do certificado a cotação deve ser aprovada em sua totalidade. 
 
Cotação válida por 30 dias.  
Em caso de alteração pedimos que nos mantenha atualizados.  
Não aceitamos devolução após a confirmação do pedido de compra.  
Os produtos cotados estão sujeitos a disponibilidade. 
Em caso de transporte aéreo os produtos inflamáveis serão retirados do pedido.  
Para transporte de produtos refrigerados consultar a viabilidade informando o destino.  
 
 
O prazo de entrega contando a partir de sua data de confirmação, é de 5 dias úteis.  
Os pedidos que devem ser entregues no mesmo dia de sua aprovação correm o risco de serem enviados 
incompletos.  
Em caso de confirmação, necessário informar o número da cotação aprovada, navio e porto. 
A depender da agência pode haver incidência de taxa de recepção de carga no valor de USD $ 50.00. 
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Em caso de dúvidas, estamos à disposição. 
 
 

 

Best Regards, 

Danilo Reis 
Sales | MedinShip 

Phone: +55 (13) 3019-1999 | Mobile Sales: +55 (13) 99646-4413 
Skype: Danilo.Reis 
www.medinship.com 

 

 

 

 Please consider the environment before printing this e-mail 

Mensagem designada apenas ao destinatário. Todo conteúdo – incluindo os anexos - desta mensagem de e-mail são inteiramente confidencias. As informações 
contidas são designadas somente para o destinatário e a outros autorizados a recebê-lo.  

Message assigned to the recipient only. All content - including attachments - of this email message are entirely confidential. The information contained herein is 
intended only for the recipient and others authorized to receive it. 

 

De: Sultrade - Operations Dept. <operations@sultradeagency.com>  
Enviada em: quinta-feira, 20 de julho de 2023 19:57 
Para: 'Medinship - Danilo ' <sales@medinship.com> 
Cc: operations@sultradeagency.com 
Assunto: RES: ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
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Prezado Danilo, boa noite! 
 
Favor notar anexos conforme solicitado. 
 
Aguardamos vossa cotação. 
 
Best regards 

 

Anaue Rodrigues (Mr) 
Operations Department 

Sultrade Shipping Agency 
Phone: +55 13 3877.1261 
Mobile: +55 51 991.736.728 
operations@sultradeagency.com 
www.sultradeagency.com 

 
 
 
 

De: Medinship - Danilo <sales@medinship.com>  
Enviada em: quinta-feira, 20 de julho de 2023 16:51 
Para: 'Sultrade - Operations Dept ' <operations@sultradeagency.com> 
Assunto: RES: ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 
Prezados,  
Boa tarde! 
 
Esta requisição corresponde a um pedido de renovação de certificado? Caso sim precisamos de alguns dados: 
A cópia do ultimo certificado do navio, bandeira e a quantidade de tripulantes a bordo. Só então, podemos fazer a 
avaliação completa para a emissão do mesmo. 
 
 
 
Grato desde já. 

 

Best Regards, 

Danilo Reis 
Sales | MedinShip 

Phone: +55 (13) 3019-1999 | Mobile Sales: +55 (13) 99646-4413 
Skype: Danilo.Reis 
www.medinship.com 
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 Please consider the environment before printing this e-mail 

Mensagem designada apenas ao destinatário. Todo conteúdo – incluindo os anexos - desta mensagem de e-mail são inteiramente confidencias. As informações 
contidas são designadas somente para o destinatário e a outros autorizados a recebê-lo.  

Message assigned to the recipient only. All content - including attachments - of this email message are entirely confidential. The information contained herein is 
intended only for the recipient and others authorized to receive it. 

 

De: Logística - Giovanna <logistica@medinship.com>  
Enviada em: quinta-feira, 20 de julho de 2023 11:55 
Para: 'Medinship - Arthur ' <sales@medinship.com> 
Assunto: ENC: ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 
 
 

Cordialmente/Best Regards, 

Giovanna Amorim 
Logistics Supervisor| MedinShip  

Phone: +55 (13) 3019-1999 | Mobile Logistic: +55 (13) 99663-5555 | Skype: gi_amorim_ 
www.medinship.com 
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 Please consider the environment before printing this e-mail 
Mensagem designada apenas ao destinatário. Todo conteúdo – incluindo os anexos - desta mensagem de 
e-mail são inteiramente confidencias. As informações contidas são designadas somente para o 
destinatário e a outros autorizados a recebê-lo.  
Message assigned to the recipient only. All content - including attachments - of this email message are 
entirely confidential. The information contained herein is intended only for the recipient and others 
authorized to receive it. 
 

De: Sultrade - Operations Dept. <operations@sultradeagency.com>  
Enviada em: quinta-feira, 20 de julho de 2023 11:17 
Para: 'Logística - Giovanna' <logistica@medinship.com>; logistica@medinship.com 
Cc: operations@sultradeagency.com 
Assunto: ST6057 - M/V AOM GAIA AT SANTOS - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 
Prezados, bom dia! 
 
Favor notar anexo solicitação de cotação para medicamentos. 
 
*Qt* 

Referring to the attached inventory list, 
Please check and revert wt local pharmacy availability and offer as per Panama flag requirements and 
vessel’s ROB, for renewal of Medical Chest Certificate 
*Uqt* 
 
 
Gentileza reverter com valores totais com entrega a bordo. 
 
Sds, 

 

Anaue Rodrigues (Mr) 
Operations Department 

Sultrade Shipping Agency 
Phone: +55 13 3877.1261 
Mobile: +55 51 991.736.728 
operations@sultradeagency.com 
www.sultradeagency.com 

 
 


